
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN KAHTA KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 89 309 418 10975

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

KATILIMLAR

1 115 EMİR AKKOÇ 10E 15 8 13,00 5 4 4,00 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 5 0,75 31 25 24,75 214,709 4418

2 104 SERKAN ALUÇ 10C 15 11 12,25 6 2 5,50 3 4 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 33 34 24,50 214,095 4478

3 184 YAKUP KARADAĞ 10E 11 11 8,25 7 2 6,50 5 1 4,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 28 17 23,75 212,320 4622

4 119 ABDUSAMET KAPLAN 10E 12 13 8,75 6 4 5,00 4 4 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 5 0,75 28 27 21,25 204,740 5304

5 192 HÜSEYİN BALÇI 10E 13 11 10,25 5 5 3,75 3 6 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 27 26 20,50 202,291 5535

6 608 SAMİ YUS F BOZAN 10B 9 11 6,25 7 0 7,00 2 5 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 26 23 20,25 202,049 5551

7 0 MUSTAFA YAVUZ 10F 12 8 10,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 24 15 20,25 201,642 5597

8 158 M FURKAN YETKİN 10E 7 3 6,25 8 1 7,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 22 9 19,75 200,556 5715

9 136 ADEM TÜRK 10C 10 11 7,25 5 4 4,00 4 3 3,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 27 31 19,25 198,893 5863

10 385 YUSU F AKN 10C 16 4 15,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 5 1,75 23 19 18,25 194,970 6283

11 348 ENES KAYİ 10D 11 9 8,75 4 2 3,50 2 5 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 28 42 17,50 193,618 6447

12 3358 MUHAMMED BASATGİL 10D 11 9 8,75 4 3 3,25 2 6 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 9 -1,25 2 4 1,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 27 43 16,25 189,840 6818

13 186 YUNUSİLYA 10D 3 7 1,25 4 2 3,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 18 16 14,00 183,902 7395

14 183 HACI BAYRAM BOZAN 10C 9 16 5,00 6 3 5,25 0 9 -2,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 36 14,00 183,464 7440

15 195 RAMAZAN GÜNGÖR 10E 10 19 5,25 4 6 2,50 0 10 -2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 16 0,00 2 1 1,75 2 6 0,50 3 7 1,25 31 69 13,75 182,790 7492

16 436 ESAT SEYHAN 10D 9 9 6,75 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 9 -2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 33 13,75 182,425 7534

17 215 YUNUS EMRE ARUK 10C 6 11 3,25 4 6 2,50 1 7 -0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 7 6 5,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 24 43 13,25 181,467 7628

18 333 OSMAN ALTIN 10C 7 12 4,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 8 3,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 23 39 13,25 181,410 7634

19 359 HASANPAYIK 10A 9 12 6,00 5 2 4,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 21 31 13,25 180,990 7669

20 386 YUSUF DEMİR 10 9 12 6,00 5 3 4,25 2 5 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 22 37 12,75 179,527 7793

21 368 YUSUF BAYRAM 10F 10 14 6,50 4 6 2,50 2 7 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 10 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 24 46 12,50 178,710 7879

22 316 ESAT KRMAN 10B 5 5 3,75 9 1 8,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 16 16 12,00 177,585 7990

23 249 FATİH ASLAN 10E 8 12 5,00 3 6 1,50 3 7 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 21 36 12,00 177,462 8000

24 230 YUSUF ÖĞÜT 10E 6 12 3,00 5 3 4,25 4 5 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 19 32 11,00 174,676 8250

25 182 EREN YETİŞ 10E 11 19 6,25 5 3 4,25 2 7 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 8 -1,00 21 40 11,00 174,214 8293

26 327 MUSTAFA KAYAN 10F 7 7 5,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 8 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 23 10,25 172,159 8471

27 134 KEREM BOZKURT 10F 7 19 2,25 3 6 1,50 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 11 0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 24 56 10,00 171,708 8516

28 3401 MEHMET KUZU 10B 7 6 5,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 13 14 9,50 169,822 8681

29 655 SAMETFIRAT 10D 3 6 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 15 9,25 169,641 8698
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

KATILIMLAR

30 170 ORHAN KARAHAN 10E 5 6 3,50 2 6 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 14 19 9,25 169,351 8723

31 365 AHMET YEŞİLKAYA 10F 5 10 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 12 -2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 17 35 8,25 166,705 8968

32 374 İSMAİL GÜRBÜZ 10F 8 19 3,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 12 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 19 43 8,25 166,467 8988

33 154 ÖMER FARUK ZELYÜT 10B 5 20 0,00 7 3 6,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 18 42 7,50 164,465 9134

34 0 POLAT ALEMDAR 10F 10 9 7,75 0 8 -2,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 19 45 7,75 164,299 9145

35 3738 İSHAK KAYHAN 10A 9 21 3,75 4 6 2,50 0 10 -2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 20 50 7,50 164,018 9162

36 220 YAVUZ AĞAR 10A 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 11 14 7,50 163,928 9166

37 3093 MERT YUSUF YAMAN 10B 11 19 6,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 14 26 7,50 163,733 9181

38 167 KADİR TURAN 10C 6 11 3,25 2 4 1,00 0 9 -2,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 15 31 7,25 163,411 9214

39 194 HAMZA AYAN 10D 8 16 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 15 31 7,25 163,234 9228

40 219 OZAN TUNCEL 10A 7 12 4,00 1 7 -0,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 15 32 7,00 162,562 9272

41 647 ABDULSAMET TÜFEK 10E 6 6 4,50 2 6 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 12 20 7,00 162,457 9280

42 146 FAİKİDEMİR 10D 10 17 5,75 3 6 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 18 45 6,75 161,483 9350

43 232 10D 3 9 0,75 4 5 2,75 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 15 34 6,50 161,422 9353

44 262 EYYÜP AKARSU 10F 8 15 4,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 16 0,00 1 8 -1,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 22 63 6,25 160,165 9458

45 335 MUSA CULHA 10B 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 9 12 6,00 159,874 9485

46 188 BEYTULLAH SAKAR 10B 5 24 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 17 45 5,75 159,435 9518

47 326 YAKUP BOZKURT 10C 1 13 -2,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 13 30 5,50 158,776 9561

48 164 KADİR CAMCI 10E 9 18 4,50 3 6 1,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 16 41 5,75 158,690 9565

49 336 YUSUFEREN TAYLAN 10B 2 9 -0,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 12 26 5,50 158,526 9569

50 0 RAMA *N ÖZDEMİR 10C 2 5 0,75 3 3 2,25 1 7 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 8 0,00 2 4 1,00 13 30 5,50 158,476 9572

51 3745 BARAN DURAN 10E 3 27 -3,75 4 6 2,50 3 7 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 7 23 1,25 1 8 -1,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 28 91 5,25 158,229 9589

52 172 MEMATİ BAŞ 10C 6 19 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 8 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 15 39 5,25 157,639 9625

53 375 BİLAL UÇAR 10F 6 7 4,25 1 4 0,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 8 1,00 12 28 5,00 156,478 9721

54 234 YUSUF EREN DOĞAN 10D 11 19 6,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 28 92 5,00 156,118 9748

55 0 RAMAZAN AYDIN 10B 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 9 17 4,75 156,034 9757

56 169 MUHAMMED DEDE 10C 5 10 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 11 25 4,75 155,974 9764

57 3090 RUŞEN ALİ ALEMDAR 10B 7 13 3,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 6 21 0,75 0 10 -2,50 1 3 0,25 20 61 4,75 155,701 9782

58 443 SERD R GÜNAY 10D 6 20 1,00 2 6 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 4 10 1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 3 4 2,00 19 58 4,50 155,527 9790
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

KATILIMLAR

59 3182 MUHAMMED ENES TAŞ 10D 7 23 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 9 -0,25 4 6 2,50 1 5 -0,25 21 66 4,50 155,455 9793

60 377 MUSTAFASEVİNÇ 10F 3 5 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 9 18 4,50 155,320 9802

61 216 İSMAİL* EİJMİŞ 10E 6 7 4,25 6 7 4,25 154,223 9868

62 648 AHMET EFE TAŞ 10F 6 11 3,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 9 2,75 0 8 -2,00 0 6 -1,50 2 6 0,50 17 52 4,00 153,482 9907

63 710 EMİR ZİYA GÜLER 10F 4 14 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 4 1,00 12 33 3,75 153,238 9925

64 355 MUSTAFA ŞİMŞEK 10D 2 7 0,25 4 4 3,00 1 7 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 12 33 3,75 153,230 9926

65 429 AKIN ALAY 10A 7 21 1,75 1 9 -1,25 2 7 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 12 1,00 1 8 -1,00 2 6 0,50 2 8 0,00 23 77 3,75 153,025 9944

66 369 SERDAR BAYRAM 10F 6 15 2,25 1 1 0,75 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 11 29 3,75 152,960 9949

67 179 MUSTAFA ALAKUŞ 10C 4 6 2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 11 29 3,75 152,948 9950

68 325 EYÜP GÜLTEKİ 10C 5 6 3,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 6 0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 10 25 3,75 152,848 9958

69 506 MUSTAFA BAYRAM 10A 2 5 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 6 11 3,25 151,662 10019

70 382 BERATFİRA T 10F 7 15 3,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 12 35 3,25 151,327 10036

71 701 BÜNYAMİN AYDIN 10 8 13 4,75 1 7 -0,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 7 1,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 16 52 3,00 150,301 10087

72 379 MUHAMMED KARAÇALI 10F 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 9 28 2,00 148,022 10224

73 3137 ABUZER ELÇİ 10E 9 20 4,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 25 94 1,50 145,989 10320

74 0 YAVUZ Ö 10C 2 9 -0,25 5 5 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 16 -1,00 0 7 -1,75 11 39 1,25 145,720 10339

75 341 YUSUF FİRAT 10C 5 22 -0,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 7 -1,75 13 48 1,00 145,071 10365

76 420 MEHMET ERİTMEZ 10D 3 10 0,50 3 10 0,50 143,438 10432

77 3187 BARIŞ TATAR 10B 6 24 0,00 3 6 1,50 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 28 -5,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 24 95 0,25 142,802 10446

78 0 A   AS * EN **  D * 10C 4 26 -2,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 7 23 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 24 96 0,00 142,475 10454

79 9465 ALİ YAVAŞCAN 10A 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 16 64 0,00 142,000 10482

80 363 10F 6 10 3,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 8 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 7 28 0,00 141,495 10611

81 236 M MUSTAFA BOZAN 10E 2 15 -1,75 2 4 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 0 10 -2,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 9 41 -1,25 138,480 10691

82 3014 DİYAR MENGÜTEMUR 10E 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 23 97 -1,25 138,243 10702

83 0 AKIN Ö M E R  F ARUK 10C 3 12 0,00 2 3 1,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 7 -1,75 9 43 -1,75 136,660 10744

84 3135 M KERİM DOKUMACI 10F 3 15 -0,75 2 7 0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 16 -1,00 0 7 -1,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 13 62 -2,50 134,513 10797

85 227 MUSTAFACİCİ 10A 7 22 1,50 2 7 0,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 10 -1,50 0 8 -2,00 0 4 -1,00 13 65 -3,25 131,916 10846

86 3134 AHMET DENİZHAN 10C 8 22 2,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 21 99 -3,75 130,253 10877

87 3119 EMRULLAH KARADOĞAN 10A 3 27 -3,75 1 8 -1,00 0 10 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 20 99 -4,75 128,159 10891
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Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

KATILIMLAR

88 3131 MEHMET  EMİN  BAYRAM 10C 5 19 0,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 14 -2,50 0 10 -2,50 1 4 0,00 10 64 -6,00 123,832 10923

89 268 MUSTAFA TANGÜN 10A 7 23 1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 27 -3,75 2 8 0,00 0 10 -2,50 1 9 -1,25 17 103 -8,75 115,385 10958
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Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 386 YUSUF DEMİR 10 9 12 6,00 5 3 4,25 2 5 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 22 37 12,75 179,527 7793

2 701 BÜNYAMİN AYDIN 10 8 13 4,75 1 7 -0,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 7 1,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 16 52 3,00 150,301 10087
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN KAHTA KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 89 309 418 10975

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 359 HASANPAYIK 10A 9 12 6,00 5 2 4,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 21 31 13,25 180,990 7669

2 3738 İSHAK KAYHAN 10A 9 21 3,75 4 6 2,50 0 10 -2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 20 50 7,50 164,018 9162

3 220 YAVUZ AĞAR 10A 6 5 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 11 14 7,50 163,928 9166

4 219 OZAN TUNCEL 10A 7 12 4,00 1 7 -0,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 15 32 7,00 162,562 9272

5 429 AKIN ALAY 10A 7 21 1,75 1 9 -1,25 2 7 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 12 1,00 1 8 -1,00 2 6 0,50 2 8 0,00 23 77 3,75 153,025 9944

6 506 MUSTAFA BAYRAM 10A 2 5 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 6 11 3,25 151,662 10019

7 9465 ALİ YAVAŞCAN 10A 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 16 64 0,00 142,000 10482

8 227 MUSTAFACİCİ 10A 7 22 1,50 2 7 0,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 10 -1,50 0 8 -2,00 0 4 -1,00 13 65 -3,25 131,916 10846

9 3119 EMRULLAH KARADOĞAN 10A 3 27 -3,75 1 8 -1,00 0 10 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 20 99 -4,75 128,159 10891

10 268 MUSTAFA TANGÜN 10A 7 23 1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 27 -3,75 2 8 0,00 0 10 -2,50 1 9 -1,25 17 103 -8,75 115,385 10958
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN KAHTA KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 89 309 418 10975

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 608 SAMİ YUS F BOZAN 10B 9 11 6,25 7 0 7,00 2 5 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 26 23 20,25 202,049 5551

2 316 ESAT KRMAN 10B 5 5 3,75 9 1 8,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 16 16 12,00 177,585 7990

3 3401 MEHMET KUZU 10B 7 6 5,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 13 14 9,50 169,822 8681

4 154 ÖMER FARUK ZELYÜT 10B 5 20 0,00 7 3 6,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 18 42 7,50 164,465 9134

5 3093 MERT YUSUF YAMAN 10B 11 19 6,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 14 26 7,50 163,733 9181

6 335 MUSA CULHA 10B 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 9 12 6,00 159,874 9485

7 188 BEYTULLAH SAKAR 10B 5 24 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 17 45 5,75 159,435 9518

8 336 YUSUFEREN TAYLAN 10B 2 9 -0,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 12 26 5,50 158,526 9569

9 0 RAMAZAN AYDIN 10B 3 6 1,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 9 17 4,75 156,034 9757

10 3090 RUŞEN ALİ ALEMDAR 10B 7 13 3,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 6 21 0,75 0 10 -2,50 1 3 0,25 20 61 4,75 155,701 9782

11 3187 BARIŞ TATAR 10B 6 24 0,00 3 6 1,50 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 28 -5,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 24 95 0,25 142,802 10446
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN KAHTA KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 89 309 418 10975

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 104 SERKAN ALUÇ 10C 15 11 12,25 6 2 5,50 3 4 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 33 34 24,50 214,095 4478

2 136 ADEM TÜRK 10C 10 11 7,25 5 4 4,00 4 3 3,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 27 31 19,25 198,893 5863

3 385 YUSU F AKN 10C 16 4 15,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 5 1,75 23 19 18,25 194,970 6283

4 183 HACI BAYRAM BOZAN 10C 9 16 5,00 6 3 5,25 0 9 -2,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 36 14,00 183,464 7440

5 215 YUNUS EMRE ARUK 10C 6 11 3,25 4 6 2,50 1 7 -0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 7 6 5,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 24 43 13,25 181,467 7628

6 333 OSMAN ALTIN 10C 7 12 4,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 8 3,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 23 39 13,25 181,410 7634

7 167 KADİR TURAN 10C 6 11 3,25 2 4 1,00 0 9 -2,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 15 31 7,25 163,411 9214

8 326 YAKUP BOZKURT 10C 1 13 -2,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 13 30 5,50 158,776 9561

9 0 RAMA *N ÖZDEMİR 10C 2 5 0,75 3 3 2,25 1 7 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 8 0,00 2 4 1,00 13 30 5,50 158,476 9572

10 172 MEMATİ BAŞ 10C 6 19 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 8 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 15 39 5,25 157,639 9625

11 169 MUHAMMED DEDE 10C 5 10 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 11 25 4,75 155,974 9764

12 179 MUSTAFA ALAKUŞ 10C 4 6 2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 11 29 3,75 152,948 9950

13 325 EYÜP GÜLTEKİ 10C 5 6 3,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 6 0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 10 25 3,75 152,848 9958

14 0 YAVUZ Ö 10C 2 9 -0,25 5 5 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 16 -1,00 0 7 -1,75 11 39 1,25 145,720 10339

15 341 YUSUF FİRAT 10C 5 22 -0,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 7 -1,75 13 48 1,00 145,071 10365

16 0 A   AS * EN **  D * 10C 4 26 -2,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 7 23 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 24 96 0,00 142,475 10454

17 0 AKIN Ö M E R  F ARUK 10C 3 12 0,00 2 3 1,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 7 -1,75 9 43 -1,75 136,660 10744

18 3134 AHMET DENİZHAN 10C 8 22 2,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 21 99 -3,75 130,253 10877

19 3131 MEHMET  EMİN  BAYRAM 10C 5 19 0,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 14 -2,50 0 10 -2,50 1 4 0,00 10 64 -6,00 123,832 10923
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN KAHTA KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 89 309 418 10975

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 348 ENES KAYİ 10D 11 9 8,75 4 2 3,50 2 5 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 28 42 17,50 193,618 6447

2 3358 MUHAMMED BASATGİL 10D 11 9 8,75 4 3 3,25 2 6 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 9 -1,25 2 4 1,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 27 43 16,25 189,840 6818

3 186 YUNUSİLYA 10D 3 7 1,25 4 2 3,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 18 16 14,00 183,902 7395

4 436 ESAT SEYHAN 10D 9 9 6,75 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 9 -2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 33 13,75 182,425 7534

5 655 SAMETFIRAT 10D 3 6 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 15 9,25 169,641 8698

6 194 HAMZA AYAN 10D 8 16 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 15 31 7,25 163,234 9228

7 146 FAİKİDEMİR 10D 10 17 5,75 3 6 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 18 45 6,75 161,483 9350

8 232 10D 3 9 0,75 4 5 2,75 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 15 34 6,50 161,422 9353

9 234 YUSUF EREN DOĞAN 10D 11 19 6,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 28 92 5,00 156,118 9748

10 443 SERD R GÜNAY 10D 6 20 1,00 2 6 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 4 10 1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 3 4 2,00 19 58 4,50 155,527 9790

11 3182 MUHAMMED ENES TAŞ 10D 7 23 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 9 -0,25 4 6 2,50 1 5 -0,25 21 66 4,50 155,455 9793

12 355 MUSTAFA ŞİMŞEK 10D 2 7 0,25 4 4 3,00 1 7 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 12 33 3,75 153,230 9926

13 420 MEHMET ERİTMEZ 10D 3 10 0,50 3 10 0,50 143,438 10432
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN KAHTA KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 89 309 418 10975

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 115 EMİR AKKOÇ 10E 15 8 13,00 5 4 4,00 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 5 0,75 31 25 24,75 214,709 4418

2 184 YAKUP KARADAĞ 10E 11 11 8,25 7 2 6,50 5 1 4,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 28 17 23,75 212,320 4622

3 119 ABDUSAMET KAPLAN 10E 12 13 8,75 6 4 5,00 4 4 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 5 0,75 28 27 21,25 204,740 5304

4 192 HÜSEYİN BALÇI 10E 13 11 10,25 5 5 3,75 3 6 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 27 26 20,50 202,291 5535

5 158 M FURKAN YETKİN 10E 7 3 6,25 8 1 7,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 22 9 19,75 200,556 5715

6 195 RAMAZAN GÜNGÖR 10E 10 19 5,25 4 6 2,50 0 10 -2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 16 0,00 2 1 1,75 2 6 0,50 3 7 1,25 31 69 13,75 182,790 7492

7 249 FATİH ASLAN 10E 8 12 5,00 3 6 1,50 3 7 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 21 36 12,00 177,462 8000

8 230 YUSUF ÖĞÜT 10E 6 12 3,00 5 3 4,25 4 5 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 19 32 11,00 174,676 8250

9 182 EREN YETİŞ 10E 11 19 6,25 5 3 4,25 2 7 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 8 -1,00 21 40 11,00 174,214 8293

10 170 ORHAN KARAHAN 10E 5 6 3,50 2 6 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 14 19 9,25 169,351 8723

11 647 ABDULSAMET TÜFEK 10E 6 6 4,50 2 6 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 12 20 7,00 162,457 9280

12 164 KADİR CAMCI 10E 9 18 4,50 3 6 1,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 16 41 5,75 158,690 9565

13 3745 BARAN DURAN 10E 3 27 -3,75 4 6 2,50 3 7 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 7 23 1,25 1 8 -1,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 28 91 5,25 158,229 9589

14 216 İSMAİL* EİJMİŞ 10E 6 7 4,25 6 7 4,25 154,223 9868

15 3137 ABUZER ELÇİ 10E 9 20 4,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 25 94 1,50 145,989 10320

16 236 M MUSTAFA BOZAN 10E 2 15 -1,75 2 4 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 0 10 -2,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 9 41 -1,25 138,480 10691

17 3014 DİYAR MENGÜTEMUR 10E 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 23 97 -1,25 138,243 10702
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN KAHTA KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 89 309 418 10975

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,59 11,90 8,62 4,55 3,57 3,66 1,83 4,03 0,83 2,59 1,62 2,18 2,15 1,46 1,78 4,51 6,05 3,00 2,29 2,96 1,55 0,68 2,25 0,12 1,94 3,58 1,04 32,13 37,42 22,78 209,480

Okul Ortalaması 6,72 13,25 3,41 2,71 4,21 1,65 1,34 4,70 0,16 1,57 1,87 1,11 1,44 1,66 1,02 2,03 7,67 0,12 0,79 3,30 -0,04 0,51 2,09 -0,02 0,58 2,37 -0,01 17,69 41,12 7,40 163,810

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 0 MUSTAFA YAVUZ 10F 12 8 10,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 24 15 20,25 201,642 5597

2 368 YUSUF BAYRAM 10F 10 14 6,50 4 6 2,50 2 7 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 10 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 24 46 12,50 178,710 7879

3 327 MUSTAFA KAYAN 10F 7 7 5,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 8 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 23 10,25 172,159 8471

4 134 KEREM BOZKURT 10F 7 19 2,25 3 6 1,50 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 11 0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 24 56 10,00 171,708 8516

5 365 AHMET YEŞİLKAYA 10F 5 10 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 12 -2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 17 35 8,25 166,705 8968

6 374 İSMAİL GÜRBÜZ 10F 8 19 3,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 12 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 19 43 8,25 166,467 8988

7 0 POLAT ALEMDAR 10F 10 9 7,75 0 8 -2,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 19 45 7,75 164,299 9145

8 262 EYYÜP AKARSU 10F 8 15 4,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 16 0,00 1 8 -1,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 22 63 6,25 160,165 9458

9 375 BİLAL UÇAR 10F 6 7 4,25 1 4 0,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 8 1,00 12 28 5,00 156,478 9721

10 377 MUSTAFASEVİNÇ 10F 3 5 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 9 18 4,50 155,320 9802

11 648 AHMET EFE TAŞ 10F 6 11 3,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 9 2,75 0 8 -2,00 0 6 -1,50 2 6 0,50 17 52 4,00 153,482 9907

12 710 EMİR ZİYA GÜLER 10F 4 14 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 4 1,00 12 33 3,75 153,238 9925

13 369 SERDAR BAYRAM 10F 6 15 2,25 1 1 0,75 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 11 29 3,75 152,960 9949

14 382 BERATFİRA T 10F 7 15 3,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 12 35 3,25 151,327 10036

15 379 MUHAMMED KARAÇALI 10F 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 9 28 2,00 148,022 10224

16 363 10F 6 10 3,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 8 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 7 28 0,00 141,495 10611

17 3135 M KERİM DOKUMACI 10F 3 15 -0,75 2 7 0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 16 -1,00 0 7 -1,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 13 62 -2,50 134,513 10797
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ENS 10.SINIF 1.DENEME

150,301 91,91
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10  -  701
BÜNYAMİN AYDIN 120 16 52 52 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 71 288 390 10087 % 91,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız baDAd eDcD  e DcCaBEda  dd  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız abace aAe   acbced  eD AaeBec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız dDAc a  c  D    a   e  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız b d a c ca a  e c  b B a d  ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 3 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

179,527 71,01
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10  -  386
YUSUF DEMİR 120 22 37 61 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 214 279 7793 % 71,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  bdcEADBca d D Ccda Ee Bb d  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız Dd aAaCBA cbcDcB e  DceDeBDc d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a  bc   dD      a            a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız adaa  D             ad        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 4 0 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

153,025 90,61
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  429
AKIN ALAY 120 23 77 20 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 65 280 380 9944 % 90,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız eDaAbAcc aDbcDaaEdBcabcaacd be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız cdcabaecAdbabDAcc baDBaDdaaEdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız aAa b   dcad d ae  Be  A E   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız adecaD aca bD ceCbdcdaDcbDddbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 3 17

Binom açılımını yapar. 3 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 3 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ENS 10.SINIF 1.DENEME

142,000 95,51
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  9465
ALİ YAVAŞCAN 120 16 64 40 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 79 298 403 10482 % 95,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız eceebcccabccbbbEbeacCDaeddAEbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız bcaeBbabaACeadedeceaebaAaeBAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız b da      dc                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız  aee  ECd cace E          eebe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 2 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

128,159 99,23
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  3119
EMRULLAH KARADOĞAN 120 20 99 1 -4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 87 307 415 10891 % 99,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cbbdcAcdcdcacbcaccBbddcBccbdbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız cb CdbdcbacdcacabadceBaDcBcaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız BAcbAecacbdbcbCBacacbaCAedcbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız cabEcbbCbedacbBDbcdcacbaCbecac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 5 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 5 17

Binom açılımını yapar. 3 1 2 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 5 17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 2 1 67

Mol kavramını açıklar. 5 0 5 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

180,990 69,88
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  359
HASANPAYIK 120 21 31 68 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 211 274 7669 % 69,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız b bAAE ca c eEDcC BE a  dEecd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız Cc Dd DA Aa   Dbc   eDc  eBAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız baAa   C  e a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız           c      ab c  c d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 1 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

164,018 83,48
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  3738
İSHAK KAYHAN 120 20 50 50 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 35 240 323 9162 % 83,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız bBbcebBbaDccdEDceaBaaDeAddbcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız becDBCcAdbacebaacbcbDDBbcaaAEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız e  a       D   B           e c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız                b           aba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 1 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 0 33

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

151,662 91,29
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  506
MUSTAFA BAYRAM 120 6 11 103 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 69 284 385 10019 % 91,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız eDb    eD       c        c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız D A  c    e b  Bb   D   d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız                       a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 0 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

115,385 99,85
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  268
MUSTAFA TANGÜN 120 17 103 0 -8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 89 309 418 10958 % 99,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cbaebdeacBDCeacebaBbcaAeEcaebA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DaeCeaaBdecbaebaEbcbeecaeaecac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız ccbaeddbccbeeabddeaaAbCbedAcae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız abcEdcbCcaedbaabeabccdeeabcBce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 6 0

Binom açılımını yapar. 3 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 3 3 50

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 5 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

131,916 98,82
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  227
MUSTAFACİCİ 120 13 65 42 -3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 85 305 413 10846 % 98,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cDbdcAececDCcecbdcdcEacda CdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız Dd bAaadedb  cecd caDcDeeabcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a  b Cb  ca d acb e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 12 18 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız abcbcbc a  b ad b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 4 0

Binom açılımını yapar. 3 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

162,562 84,48
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  219
OZAN TUNCEL 120 15 32 73 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 40 246 331 9272 % 84,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız baDAA e cD  ebDcCad dD  d b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız acace aAe   acbce   eDaA eBec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız dDAc       D    d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız                        E      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 3 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

163,928 83,52
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  220
YAVUZ AĞAR 120 11 14 95 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 36 241 325 9166 % 83,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  b A A B a   D  b   Eb   Aa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız D               c   D  e B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız aAab                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız   a B b  d            a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 0 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 0 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

142,802 95,18
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  3187
BARIŞ TATAR 120 24 95 1 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 77 296 401 10446 % 95,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız dceAcbaDccDcbaecaddabaaAbcdEAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız bccDaCbA bdDBcabedDcDDaceaBbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız eedadbdbdBdcCabcbdcebbddeedccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız decabcEedDeecebEddadeBaaddCcDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 2 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 5 17

Binom açılımını yapar. 3 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 6 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ENS 10.SINIF 1.DENEME

159,435 86,72
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  188
BEYTULLAH SAKAR 120 17 45 58 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 46 253 344 9518 % 86,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  DebacDdcacdeDbacBaDcbedbcdcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız           be    beE DBa bBDECd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız aAe       b       b  C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız         adddDdaDdDdda         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 1 0 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33

Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

177,585 72,80
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  316
ESAT KRMAN 120 16 16 88 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 22 216 284 7990 % 72,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız   DA cB B      E   b    da   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CAcDBCDACAb  c c   deDcd eB b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız d                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 5 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

169,822 79,10
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  3401
MEHMET KUZU 120 13 14 93 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 228 305 8681 % 79,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız b DAbEeDBDc  aDc              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız aAc                 eDBeDe AEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız           e  b                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

163,733 83,65
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  3093
MERT YUSUF YAMAN 120 14 26 80 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 242 326 9181 % 83,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız eaeAececBDaedEabCdBEdaabaEAEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız Ccd   a     c  c    ee        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız   A E                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 2 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

159,874 86,42
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  335
MUSA CULHA 120 9 12 99 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9485.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 45 252 342 9485 % 86,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  DbcbAeead C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız                     DaDDdBeEdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

164,465 83,23
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  154
ÖMER FARUK ZELYÜT 120 18 42 60 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 238 321 9134 % 83,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız d bee ecaaca aDcCadEea cdEbE d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CAdDBCaAaAe ede bE ceDedaDBAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız      c        a    e e bab  a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 4 1 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

156,034 88,90
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  0
RAMAZAN AYDIN 120 9 17 94 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 268 363 9757 % 88,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız b b A Bc    b D  c  b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız d  c ae             cD   D A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız CeA     E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız b    a  a     e    a          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 0 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 1 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

155,701 89,13
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  3090
RUŞEN ALİ ALEMDAR 120 20 61 39 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 57 271 366 9782 % 89,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  edb A B aD  aE E aaEb Bdddd e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız edb c dBA aeb ca c DD   caaE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız dAebcbc d bABcdedcbacCddeEAab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız abcddcabbaaEc a               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 0 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 4 17

Binom açılımını yapar. 3 1 2 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 4 17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

202,049 50,58
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  608
SAMİ YUS F BOZAN 120 26 23 71 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 137 179 5551 % 50,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  D bEAeB a  DD bcda Eec EAd  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız D A AD BAC  cbcab EDDBDDdB ECc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız           b         B a   c bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 4 0 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 2 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 0 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

158,526 87,19
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  336
YUSUFEREN TAYLAN 120 12 26 82 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 49 258 350 9569 % 87,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız      ece     D  c  aEb  bb  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DdACA  ae  ed  d    bc  dBDECA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız aA ab           a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız e b     ab                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 2 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

142,475 95,25
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  0
A   AS * EN **  D * 120 24 96 0 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 78 297 402 10454 % 95,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız ecaAcadaaDbcedaadacadeBAeaebbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız bAaDdaDbdbeadbaccceaabBdecacda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız CadddeAbbadaaeecdacaebaECAdAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız cDBdDaEeaaDcaCbdccDdadaaaAeaDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 6 0

Binom açılımını yapar. 3 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 2 4 33

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33

Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

198,893 53,42
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  136
ADEM TÜRK 120 27 31 62 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5863.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 151 194 5863 % 53,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız B    AeBcaeCbD CcdaDEe  E d aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız Dc dAaCBAd bbDABa  DDaDDdBeE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız         dD  a   a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız eE a  c         d   ad       b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 1 1 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 4 1 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 0 50

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

130,253 99,11
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  3134
AHMET DENİZHAN 120 21 99 0 -3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 86 306 414 10877 % 99,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız daCAEADBedcbaacdbadeabcebAddcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız caeaAedcAdaebbbcdacbDeDabceabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız dbcacabDdabedaedacbBACedAcAabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız adebacedaabcDEecbacdeBaedacddb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 5 17

Binom açılımını yapar. 3 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 3 3 50

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33

Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

136,660 97,90
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  0
AKIN Ö M E R  F ARUK 120 9 43 68 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 83 302 407 10744 % 97,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız aBbbccBec  a   c    d   d A d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CAc e a    addcccd aeee DaaAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız eeA         a ca       b    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız    a                d cb e ccb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 1 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 3 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

152,848 90,73
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  325
EYÜP GÜLTEKİ 120 10 25 85 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 68 283 384 9958 % 90,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız Ca cA   ce D   E   E      d  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız ae e aab   a   E          d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız e  B e  dB a       e    d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız   dd Dde          D  c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 1 1 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 1 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

183,464 67,79
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  183
HACI BAYRAM BOZAN 120 23 36 61 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 200 260 7440 % 67,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız beDAAaBcaaDDedbcdc EbD Adae   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CAaDB aACe eabbbcacaebccDeBAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız aDAa       D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız  b                   B        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 2 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 1 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

163,411 83,95
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  167
KADİR TURAN 120 15 31 74 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 38 243 327 9214 % 83,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  DbA AcBcc      c   EdAdaed  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız  acdAa   Ceabce ccaeDcccdBeE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız aADd                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız                              A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 0 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

123,832 99,53
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  3131
MEHMET  EMİN  BAYRAM 120 10 64 46 -6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 88 308 416 10923 % 99,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız daedbAeea    DaCcBcaEdedace  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız cababaCBeaeadbeabaEc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız acbabeacBacdcde               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız caebacbabbeaDbd               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 3 0

Binom açılımını yapar. 3 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

157,639 87,70
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  172
MEMATİ BAŞ 120 15 39 66 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 52 262 354 9625 % 87,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız acbcbEcDaDDcecacbacabeB C b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız          c  BAeb    cccc eBAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız dbea b  EdcD  a    B A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız    C     b e                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17

Binom açılımını yapar. 3 1 0 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 0 17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

155,974 88,97
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  169
MUHAMMED DEDE 120 11 25 84 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 56 269 364 9764 % 88,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız   ebcAeBca e  d  a DECb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız      a  e    b  a   D aD   E A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a                  d  a  a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız    c       E        ddce   a A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 0 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

152,948 90,66
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  179
MUSTAFA ALAKUŞ 120 11 29 80 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 67 282 382 9950 % 90,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cDeAEAeeee                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DacaAaaaAa                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız BbbbbCcccc                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız eEeEeaaaaa                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

181,410 69,56
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  333
OSMAN ALTIN 120 23 39 58 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 210 272 7634 % 69,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız bBeAbbee  DbCEDcb   d   dcA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CeaDBaaAaAbcB ca d    de eB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız CedeED  cB ca       b E      c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız bDBeaDdaB        b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 1 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

158,476 87,22
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  0
RAMA *N ÖZDEMİR 120 13 30 77 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 50 259 351 9572 % 87,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız    Ac ce     b aC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CAEee a   ecad bab E Dcd c AE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız  DAa  bdb dc a d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız  a  DeEe b                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 1 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 3 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

214,095 40,80
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  104
SERKAN ALUÇ 120 33 34 53 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 95 122 4478 % 40,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız bBbAb BeBDDbC DcCadEeDB dEAaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız C  DBCaAdAb BADbe  acDadDeBAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız     d b  dbDa                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız EDeC  a c  e     a  da   b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 1 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 4 1 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 2 0 100

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

158,776 87,12
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  326
YAKUP BOZKURT 120 13 30 77 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 47 256 348 9561 % 87,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız dea caBe     ce a  ae    a   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız a a   b   CbB cE  c DbcADDBAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız ebAd       D                 b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız ace    aa                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

145,720 94,21
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  0
YAVUZ Ö 120 11 39 70 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 74 292 397 10339 % 94,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız BebbEeecadc                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız cccbADCBAbeC              b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız edeaAbaaac bBbbBaeba          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız c aaaaaa                      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 6 0

Binom açılımını yapar. 3 2 1 67

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

181,467 69,50
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  215
YUNUS EMRE ARUK 120 24 43 53 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 17 209 271 7628 % 69,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  ebbbAceD  CaDEb     d  cAd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DaebAaaBAacbac Ba deDd  e e  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız edDC  EDBcE     a         bEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız BdDdB aeDa         bada      d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 1 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 3 2 60

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 1 17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

194,970 57,25
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  385
YUSU F AKN 120 23 19 78 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 166 212 6283 % 57,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız C D bEBDB    EDECaBEd   dEAEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız       abdAe  dD a  b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız e bB       D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız                  a  B eEeA aca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 1 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

145,071 94,44
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10C  -  341
YUSUF FİRAT 120 13 48 59 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 75 293 398 10365 % 94,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız dcDccae ae cdceaCeBEebeebac bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CAaDBecdeeeaBceabd  ecabDeaAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız ebdad        b              a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

161,422 85,22
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  232

120 15 34 71 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 43 249 335 9353 % 85,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  DdA bbaa D   c  dae          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız  abdAaCBAdebbbbcb EcDcDDdBD  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a       dDb                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız eE a  c         d         c  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 1 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

193,618 58,74
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  348
ENES KAYİ 120 28 42 50 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 172 220 6447 % 58,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  bdAbAaBDBb DDE EBaa b   A  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız a AC  aB Ccac ABca  D Deb eE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a  bc da   b    C    e  c    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız  dbcBc b CdbD BD  Aadecb   B b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 0 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 2 0 67

Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

182,425 68,65
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  436
ESAT SEYHAN 120 22 33 65 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 16 204 266 7534 % 68,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız eDCbEdbBDceCbD       e  E   aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız Dc dAaCBAd  bDAB    D DDc ec A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 9 21 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız    ada*bcc  a   a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız eE a  c         d   ad       b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 4 1 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

161,483 85,19
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  146
FAİKİDEMİR 120 18 45 57 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 42 248 334 9350 % 85,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız bcDAAEeedeDDadDcddBEb dc cAab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CbdcceDAa  cB bb    cDce e cEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız eaAa                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız a  aDe bdabea c               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 2 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 4 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

163,234 84,08
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  194
HAMZA AYAN 120 15 31 74 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 244 328 9228 % 84,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız beDecaaecDbbCaDc   ECaB dEe e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız  ea       C c D     DD b ea E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız b  B ec  Be     d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız bb   c                 a      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 1 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

143,438 95,05
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  420
MEHMET ERİTMEZ 120 3 10 107 0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 76 294 399 10432 % 95,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cebAaAeecd eD     a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 1 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

189,840 62,12
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  3358
MUHAMMED BASATGİL 120 27 43 50 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 185 234 6818 % 62,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  bdAbAaBDBb DDE EBaa b   A  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız a AC  aBcCaaceABca  DaDeb eE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız *  bc da   b    C    e  c    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız  dbaB  b C c  BD aA decb   B b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 0 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 2 0 67

Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

155,455 89,23
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  3182
MUHAMMED ENES TAŞ 120 21 66 33 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 59 273 369 9793 % 89,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız BeCedeDcaBDeccbecadbcbABadbcde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız eaeecaeBACaCEbdababeDcecAceadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız acDbcbdbaDd                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız cbaEBDadbCadbEaa              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 1 2 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 2 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33

Mol kavramını açıklar. 5 0 3 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

153,230 90,44
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  355
MUSTAFA ŞİMŞEK 120 12 33 75 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 64 279 379 9926 % 90,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız aeDeca       b E     e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız  bdDdeDA AaaaAbbb  aeD c aaAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız beAd  c         d         b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız  b          bCbb c            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 3 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

169,641 79,25
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  655
SAMETFIRAT 120 13 15 92 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 229 306 8698 % 79,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız acbcA B        E     ed       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız     e aA      bc    DDBA e AE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız e   d   E  Da                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız    C       e                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

155,527 89,20
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  443
SERD R GÜNAY 120 19 58 43 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 58 272 368 9790 % 89,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız aabcebeaBebDdEaEeccbaa Ae  Eb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız eA aaCac e ac  b  D ca  aaaebb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız be  ED  ae  C  B   d da  ee c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız EDa   de e d C a a  BB   baeDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 1 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 3 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 0 33

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 4 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 2 0 100

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

183,902 67,38
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  186
YUNUSİLYA 120 18 16 86 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 199 258 7395 % 67,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız dbbbE D  cea D                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız e e AD BA  eEceB    DcDDABDE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız    b     D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız ea                            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 1 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

156,118 88,82
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10D  -  234
YUSUF EREN DOĞAN 120 28 92 0 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 54 267 362 9748 % 88,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız bcDcdcabcbcDCEcECBdcbcBdCbeEAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız bcbbabDcbcbcBcbdbEcEcbdbaeeedC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız becdaceabdbeCb*eCBdBbedEeACdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız dadeccdbBaedaCcacdcCBdabecacbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 1 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 5 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 4 33

Binom açılımını yapar. 3 2 1 67

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 2 4 33

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

162,457 84,56
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  647
ABDULSAMET TÜFEK 120 12 20 88 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 41 247 332 9280 % 84,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  ebAE D D       c   Ed  E d  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız e eaAc dAd e bAB    D     eE d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız ddab                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 3 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

204,740 48,33
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  119
ABDUSAMET KAPLAN 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 127 165 5304 % 48,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız b bccEeD DDDdEDa B Edac dEAdAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CAEcBabbCAe BADEeb dDD d   AE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız bacaaD                     A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 0 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

145,989 94,03
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  3137
ABUZER ELÇİ 120 25 94 1 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 73 291 396 10320 % 94,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız adDAAEeeBbebaaabdacadbBACaAa d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız acacdeaAbbabcdDEccbaebcbecacbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız CebacacecabedabBadEccbaEedCAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız aeBCaDabeeedbaDbbaadcecbaACbea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 5 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 5 17

Binom açılımını yapar. 3 1 2 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 6 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

158,229 87,37
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  3745
BARAN DURAN 120 28 91 1 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 51 260 352 9589 % 87,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız bebAAcccBbaedccabdeabcadaceacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız adcaBebACAebB*bbeEDdDDBcDecAEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız dcAabeACEacadDedCadBeeabdcaeca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız dacea* baDaddeebdaedBaebaeCaDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 5 17

Binom açılımını yapar. 3 1 2 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 6 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 5 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ENS 10.SINIF 1.DENEME

138,243 97,51
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  3014
DİYAR MENGÜTEMUR 120 23 97 0 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 82 301 406 10702 % 97,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız aBcebbBecDacaEecdadaCaeAdccbec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız bbdDcabeeAbbaecbcEcccDBdaeddbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız bbAcEbAdaedceDbcdacBAcbdeebccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız caddbaEbdcbBadbEAbDecaBaadd*be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 1 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 6 0

Binom açılımını yapar. 3 1 2 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 5 17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33

Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

214,709 40,26
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  115
EMİR AKKOÇ 120 31 25 64 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 91 118 4418 % 40,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  ebAEADBDaDd DaC   aEe  EACAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DcAC aCedC dbDdBa cDDcDDeBaE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız d ae  aD Db                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

174,214 75,56
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  182
EREN YETİŞ 120 21 40 59 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 25 222 295 8293 % 75,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cDbAEAeeDdeaDDEacdaadaAddAdcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız ea CbD BAC ebeAcaaEbD  Dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız ab                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız cdaEabaeb                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 1 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 1 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 0 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

177,462 72,89
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  249
FATİH ASLAN 120 21 36 63 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 23 217 285 8000 % 72,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  baeaADaDBeb D  aB  Eb e bd  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DEcacb aAdbecbABdcEcDBDeAae  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız ddab                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız BbbbB                        b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

202,291 50,43
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  192
HÜSEYİN BALÇI 120 27 26 67 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 135 177 5535 % 50,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız b eAAE DaDDcdaD Ce Eea b EAaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CAcDeCadCde BdDbDceaDDc DaBAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız   bd                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

154,223 89,91
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  216
İSMAİL* EİJMİŞ 120 6 7 107 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 61 276 374 9868 % 89,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cDbAEAeeDdeaD                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 1 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

158,690 87,15
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  164
KADİR CAMCI 120 16 41 63 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 48 257 349 9565 % 87,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız bcDAebaedbD b DaacBECa bdEbEcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız Ceaee aACbabB ebe  deDcdDeadE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız badd                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız                          b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 3 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

200,556 52,07
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  158
M FURKAN YETKİN 120 22 9 89 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 145 188 5715 % 52,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  bCA A BcB         bE   E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 15 3 12 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DEeCADCBA   Ec B    DB  A eE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız d          c   a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 4 0 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

138,480 97,41
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  236
M MUSTAFA BOZAN 120 9 41 70 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10691.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 81 300 405 10691 % 97,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız Ba Ab c  aedeedaaaaaa         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız bbA d C b aCce B  d D   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 10 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız abab  b  aabaa                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız dEabaaeC  a                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 1 2 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 2 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

Binom açılımını yapar. 3 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

169,351 79,48
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  170
ORHAN KARAHAN 120 14 19 87 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 30 230 307 8723 % 79,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız b e AE   a   E     E e  dE  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız ae DdaaAd e BAD     DDB  e dE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız badd                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 3 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

182,790 68,26
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  195
RAMAZAN GÜNGÖR 120 31 69 20 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 15 203 264 7492 % 68,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız beDAAaBecDcDeacaCaBEdbeedEbab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CcdDeacAdAbbccebbcaccDcADecAEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız bbeacDAbcdb     C Ea  bc  bcea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız cDB       aeEbDacb  dBBbeedcDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 2 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 1 1 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33

Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

212,320 42,11
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  184
YAKUP KARADAĞ 120 28 17 75 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 102 133 4622 % 42,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  bbbE DeDaDdDDaC  a E   EAdddA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 15 4 11 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız  EACbbCBAC eEDAB   DD  Dd    A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız B a   aD                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 1 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 4 0 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 1 0 50

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

174,676 75,17
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10E  -  230
YUSUF ÖĞÜT 120 19 32 69 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 24 220 293 8250 % 75,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız b c c a c     b adBEbaBAdE Ec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CeEDBbD  eeeBdDbDE deD d e AE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız b eaa     c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız                     eB bd   c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 2 0 100

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 2 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

141,495 96,68
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  363

120 7 28 85 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 80 299 404 10611 % 96,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  edb A B      E E aaEb Bddd  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız edb  c                    e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız dAebc a    e  d      b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız   b     c          ca        c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

153,482 90,27
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  648
AHMET EFE TAŞ 120 17 52 51 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 62 277 377 9907 % 90,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  b dE c  B d b e Bd b bBdeC  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız  d be Ca b C eeBac D a c  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız dADbc Eb D  dc  Ce  c      d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 20 8 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız dcad c bca d bc bcd B cedb ecA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 2 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 1 0 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 0 33

Binom açılımını yapar. 3 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

166,705 81,71
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  365
AHMET YEŞİLKAYA 120 17 35 68 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 31 234 316 8968 % 81,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  bbA dc  e  a b EB DE  a  d  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız  c a D  b e b A   d  B  e  c A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 12 17 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a cb  d B  ea  c  a e   b  d a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız   D Ba C ee D     A B D    a e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

Binom açılımını yapar. 3 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 4 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 2 1 40

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

151,327 91,44
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  382
BERATFİRA T 120 12 35 73 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 70 285 386 10036 % 91,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  bbbcA ccaD  a dEeaDEbd Edd  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız ea  ba     bEb ca   De edaaE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız dd b  a d E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız                       a      e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

156,478 88,57
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  375
BİLAL UÇAR 120 12 28 80 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 53 265 359 9721 % 88,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız a eAA B a   aEe bBB     b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız  e edd  C eaa cEe  deDcd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız e Ad  cCb cDa a            c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 3 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 3 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

153,238 90,43
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  710
EMİR ZİYA GÜLER 120 12 33 75 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 63 278 378 9925 % 90,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız aDecbeaebcD         cbeaEAd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız  ae         c   ccEDDc e c E A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a  b                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız edab            bD  c  D  Bead

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 2 0 100

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

160,165 86,18
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  262
EYYÜP AKARSU 120 22 63 35 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9458.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 251 339 9458 % 86,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cbCAEcbdDBaa e  E  eda BdcbA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız baAdAa   CeCdc da  eDc  ABb  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız Bca  aEa bbe  daCa   eCe b dac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 19 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız cdba badaC Ecba  bea cbc b  cA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 1 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 3 17

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 2 17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 3 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

166,467 81,90
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  374
İSMAİL GÜRBÜZ 120 19 43 58 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 235 317 8988 % 81,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cbbeaAbeacDdeaECaeBaE   bbddEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DEAb   a abeE d b  eD c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız adcec dDBcad  a e      A     d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız     B   b           aB a     A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 2 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 2 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 4 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

171,708 77,59
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  134
KEREM BOZKURT 120 24 56 40 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 27 226 303 8516 % 77,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 19 4 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız ddDbbEBDBDccdd  bce eaeAd baec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CbEeB abaedeBcDEDdccDDccDeBAEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız CaAdEbc a bca   d   e        b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız dae    ac  B  e     d   ab  c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 3 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 4 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

134,513 98,38
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  3135
M KERİM DOKUMACI 120 13 62 45 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 84 304 410 10797 % 98,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız acDbea  d bbb e e   Cbd e  c A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız dcEaabe eAab  D  dbc  dAeec  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız Cbdd bb  d be  dCd d d baA e a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız cbdeb  b abeE  a a ac   B  b a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 4 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 3 17

Binom açılımını yapar. 3 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 2 17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33

Mol kavramını açıklar. 5 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

148,022 93,16
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  379
MUHAMMED KARAÇALI 120 9 28 83 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 72 290 393 10224 % 93,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız bdbAe     e      a      Ca   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız ac cB  *   *e  E d daD   e  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız b  a  e    D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız b  a   aB        c  B* b    * 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 1 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

172,159 77,18
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  327
MUSTAFA KAYAN 120 16 23 81 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 26 225 301 8471 % 77,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız   bcbE  B    ED  B Eda  dbA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız C   Be  dAa    be  b DB    Ab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız eD a  b b dDa c a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız d                      E      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 4 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

201,642 51,00
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  0
MUSTAFA YAVUZ 120 24 15 81 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 140 182 5597 % 51,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız eb AE DBDB  DDEbcBBD     bdda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız    C a eAC eED      DB    eE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız d  b     D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız  d     C                    E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 2 1 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 1 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

155,320 89,31
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  377
MUSTAFASEVİNÇ 120 9 18 93 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9802.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 60 274 370 9802 % 89,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız b   c  D   c   c      B Ca    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız   c   D   a   b    a DB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız bc     C     c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız d B     ac     d      ea     D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ENS 10.SINIF 1.DENEME

164,299 83,33
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  0
POLAT ALEMDAR 120 19 45 56 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 34 239 322 9145 % 83,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız BD A A c BDaeD  E Bca  a b bcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız cac cadec  e  ABce     D ae   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız ab   bacdeE            A  c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız abc  D aaabcDE   bca  ba  e cA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 1 1 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 4 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33

Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

152,960 90,65
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  369
SERDAR BAYRAM 120 11 29 80 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 66 281 381 9949 % 90,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız ebebc  dD  CaDaC eB Ea abbd  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız     A   e   bDd d  cDc ce eEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a  e                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız                       a      b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

178,710 71,79
%

ADIYAMAN / KAHTA
KAHTA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10F  -  368
YUSUF BAYRAM 120 24 46 50 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 215 281 7879 % 71,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 89 309 418 10975

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız b bAbEBDaDa CcDECa Eead dac e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CeaDcaDbCeCacdDbbb deD ADb Ac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız b dda   Ed D  cdaa      a  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız Ee  a c a bd                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 3 17

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
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